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Sent: Wed 1/27/2021 1:56:02 PM

Subject: RE: jaarrekening SRZ [AKD-PRACTICE.FID718538]

Received: Wed 1/27/2021 1:56:08 PM

Dag BE.
Veel dank. Jouw antwoorden zijn duidelijk. Het memo zal ik bekijken. Zo op het eerste oog staat daarin veel voor mij bekende

informatie.

Eén vraag nog over de accountantsverklaring. De verklaring bij de productieverantwoording over 2018 kwam dus verlaat in 2019.

Was de verklaring bij de productieverantwoording over 2019 wel op tid? | EE
Met vriendelijke groet,

i

JEEM @heimond.ni>From:BEE 51.2

Sent: woensdag 27 januari 2021 14:50

EEE BR (Axo) EEE @akd.nl>

cc: IEEE BEER) <MEEEDN @helmond.n!>; IEHERN, (ako) SESE @-«d.n>; NED EE] BESET@heimond.ni>

Subject: RE: jaarrekening SRZ [AKD-PRACTICE.FID718538]

Mijn antwoorden in rood in jouw mail.

Als er vragen zijn, hoor ik het graag.

Groet

Van:BE 5.1.20

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 12:08

Aan:EES 512]JE ahemond.nl>
cc: IEEE, EE)IEE=< mon. EEE, EEN (v0 ) EEE: c.nl>
Onderwerp: RE: jaarrekening SRZ [AKD-PRACTICE.FID718538]

Beste
,

Jij gaf aan dat binnen de gemeente nog een memo over SRZ besproken zou worden dat ik ter nadere informatie nog zou ontvangen.
Kan je mij dat memo nog sturen?

Zie bijlage
Het punt waar we inzake SRZ tegenaan lopen is dat zij aantoonbaar niet voldoen aan de eisen die de WTZi (indirect) stelt, die eisen

zijn van toepassing omdat SRZ zorg levert op grond van de WLZ. Omdat jullie geen inzage hebben in de WLZ gelden die SRZ

ontvangt is onze aanname dat de gemeente geen WLZ-uitvoerder. Is dat correct? De gemeente heeft dan ook geen overeenkomst

met SRZ op grond van de WLZ?

Dat is correct. De gemeente heeft enkel een overeenkomst met SRZ in het kader van de Wmo

De relatie die de gemeente met SRZ heeft is (in ieder geval) gebaseerd op de Wmo. In het kader van de controle op financiéle

rechtmatigheid van de bestedingen is in dat kader het landelijk controleprotocol relevant. Versie 2020 heb ik aangehecht. Zie ik het

oed dan ligt de nadruk hier op de productieverantwoording en de accountantsverklaring.EE
Is dat juist?

Dat klopt. In bijgaand memo staat: Op 2 april 2019 heeft BIZOB aan SRZ zowel telefonisch al schriftelijk verzocht om de financiéle

verantwoording over 2018 aan te leveren1. Zowel de productieverantwoording als de bijbehorende accountantsverklaring waren niet

voor de geldende deadline van 31 maart 2019 aangeleverd. Het aanleveren van de productieverantwoording en de

accountantsverklaring bij de productieverantwoording wordt van alle (zorg)aanbieders binnen het contract verwacht en is dan ook

opgenomen in artikel 3.6 bij financiéle verantwoording. De gemeente Helmond heeft uiteindelijk op 8 april 2019 de

productieverantwoording 2018 ontvangen echter zonder de verplichte bijbehorende accountantsverklaring. Hierop is gereclameerd

bij SRZ. SRZ gaf in eerste instantie aan niet kunnen voldoen aan het overleggen van accountantsverklaring en heeft gevraagd om

uitzondering op deze regel2. De gemeente is daar echter niet mee akkoord gegaan en heeft de betalingen aan SRZ opgeschort. De

exacte datum is niet te achterhalen maar zal zo rond 20 april zijn geweest. Uiteindelijk heeft SRZ de accountantsverklaring alsnog

geleverd op 15 mei 2019. Op dat moment zijn alle betalingen aan SRZ weer hervat, waarbij ook de tijdelijk ingehouden betalingen
zijn betaald.

Men voldoet inderdaad wel aan het jaarlijkse controleprotocol. Dit is echter iets anders dan de verplichting tot het publiceren van de

jaarrekening op de website van het ministerie van VWS.

Volgens de gepubliceerde “jaarrekening” heeft SRZ over 2019 een resultaat geboekt boven 24% van haar omzet.

Nee, dat is er niet.
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5.2 Ook bij de landelijke politiek en het ministerie

van VWS is hier veel aandacht voor. Zie bijvoorbeeld hitps:// www rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/normering-

winstuitkering-zorg

Wij horen graag jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

Advocaat

AKD advocaten | Hotatissen| belastingadviseurs
:

5.1.

M:

Nederland | itd | Luxemburg

From: |EEEZN Bie| IEE @helmond.nl>

Sent: Mere 25 januari 2021 11:14

To:ENEBR (Axo )IEEEead n>
Subject: jaarrekening SRZ

Met vriendelijke groet,

Gemeente Helmond 4

Afdeling/werkplek
Postbus 950, 5700 AZ, Helmond

Zandstraat 94 5705 AZ Helmond

Tel. 14 0492

mint stad i

in beweging.oO

Voor een duurzame, sociale enStorrs vitale toekomst

https ://iwww.helmond.nl/werkenbij
Minder printen is beter voor het milieu
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